
Assunto: Re: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.
De: Vendas | Biocell <vendas3@biocellbio.com.br>
Data: 24/07/2025, 09:59
Para: Luzia Aragão <laragao@cesama.com.br>
CC: oligo <oligo@biocellbio.com.br>, vendas <vendas@biocellbio.com.br>, Biocell
<licit@biocellbio.com.br>, Licit Biocellbio <licit2@biocellbio.com.br>

Bom dia Luzia! Tudo bem?

Te agradeço pelo retorno e mais uma vez pela oportunidade de participação.

Segue, em anexo, a proposta 14617 a respeito dos itens solicitado no processo apresentado.

Quando possível, nos envie, por favor, o edital correspondente ao processo pois temos interesse
em participar do certame.

Mais uma vez muito obrigada pela atenção e permaneço a disposição para qualquer dúvida.

Atenciosamente, 

De: "Luzia Aragão" <laragao@cesama.com.br>
Para: "Vendas | Biocell" <vendas3@biocellbio.com.br>
Enviadas: Quinta-feira, 24 de julho de 2025 8:56:06
Assunto: Re: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.

Bom dia.

Esta cotação chegou aqui no setor de orçamento como licitação.

At.te.,
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Luzia Helena

Assistente Administrativo.

Em 23/07/2025 14:20, Vendas | Biocell escreveu:

Luzia, boa tarde! Tudo bem?

Meu nome é Maria Clara, faço parte da equipe do comercial da Biocell.

Agradecemos pela oportunidade de participação mas gostaria de tirar uma dúvida com
você. O processo em questão se trata de uma compra direta ou seria por licitação?

Aguardo seu retorno assim que possível e desde já agradeço sua atenção.

Atenciosamente, 

De: "Luzia Aragão" <laragao@cesama.com.br>
Para: laragao@cesama.com.br
Enviadas: Terça-feira, 22 de julho de 2025 11:47:32
Assunto: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.

Senhores, boa tarde. 

A CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - UASG: 925894 - CNPJ:
21.572.243/0001-74, está realizando composição de preços para aquisição de diversos materiais e
equipamento para uso em laboratório. Para lançarmos os itens com valores condizentes com a
realidade do mercado evitando assim o fracasso por motivo de valor defasado, contamos com sua
colaboração neste momento crucial para o êxito da aquisição. Solicitamos que seja enviada sua cotação
para os itens que constam na listagem abaixo. Para facilitar, no anexo consta a planilha editável e a
especificação detalhada. 

Não é necessário informar o valor para todos os itens solicitados, envie apenas para os que compõe seu
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mix de produtos. Por gentileza informar as seguintes condições comerciais: Frete CIF - impostos
inclusos e pagamento faturado 30 dias.

ENVIAR A COTAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

Agradecemos antecipadamente sua colaboração e desejamos bons negócios!

Agradecemos antecipadamente sua colaboração e desejamos bons negócios!

At.te,
Luzia Helena Aragão - Agente de saneamento Departamento de suprimentos - 36909333 OU ZAP 32 9
99064967 CESAMA
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Anexos:

PROPOSTA_BIOCELL_14617.pdf 25,5KB
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