
Assunto: Re: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.
De: Victor Carvalho <contato@adonex.com.br>
Data: 01/08/2025, 14:26
Para: Luzia Aragão <laragao@cesama.com.br>
CC: ADONEX <adonex@gmail.com>

Prezados Senhores, boa tarde! 

Agradecemos a consulta.

Segue em anexo proposta solicitada, dúvidas por favor entre em contato.

Aguardamos seu retorno,

Atenciosamente

Victor Folly

Depto. Comercial

ACESSE O VÍDEO DO NOSSO BECKER ENCAMISADO. REFERÊNCIA
ENTRE OS PESQUISADORES DE TODO O BRASIL!

https://www.youtube.com/watch?v=R-Z8aD6Q370&feature=youtu.be

P.S: Por gentileza confirmar recebimento do e-mail
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Em seg., 28 de jul. de 2025 às 10:23, Luzia Aragão <laragao@cesama.com.br> escreveu:

Bom dia Victor!

Esta cotação chegou ao setor de orçamentos classificada como licitação.

At.te.,
Luzia Helena
Assitente administraƟvo.

Em 28/07/2025 09:55, Victor Carvalho escreveu:

Prezada, boa tarde!
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A respeito da referida solicitação, genƟlmente solicitamos maiores esclarecimentos quanto à
natureza do pedido: trata-se de uma compra direta por dispensa de licitação ou de uma
esƟmaƟva para pesquisa de preços visando eventual licitação?

Essa informação é importante para que possamos adequar o orçamento conforme a
finalidade da requisição.

Aproveitamos para solicitar, adicionalmente, a genƟleza de confirmar o endereço de entrega
para fins de cálculo do frete CIF.

Aguardamos seu retorno.

Atenciosamente,

Em ter., 22 de jul. de 2025 às 13:05, ADONEX <adonex@gmail.com> escreveu:

---------- Forwarded message ---------
De: Luzia Aragão <laragao@cesama.com.br>
Date: ter., 22 de jul. de 2025 às 11:47
Subject: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.
To: <laragao@cesama.com.br>

Senhores, boa tarde. 

A CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - UASG: 925894 -
CNPJ: 21.572.243/0001-74, está realizando composição de preços para aquisição de
diversos materiais e equipamento para uso em laboratório. Para lançarmos os itens com
valores condizentes com a realidade do mercado evitando assim o fracasso por moƟvo de
valor defasado, contamos com sua colaboração neste momento crucial para o êxito da
aquisição. Solicitamos que seja enviada sua cotação para os itens que constam na listagem
abaixo. Para facilitar, no anexo consta a planilha editável e a especificação detalhada. 

Não é necessário informar o valor para todos os itens solicitados, envie apenas para os que
compõe seu mix de produtos. Por genƟleza informar as seguintes condições comerciais:
Frete CIF - impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

ENVIAR A COTAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

Agradecemos antecipadamente sua colaboração e desejamos bons negócios!
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Agradecemos antecipadamente sua colaboração e desejamos bons negócios!

At.te,
Luzia Helena Aragão - Agente de saneamento Departamento de suprimentos - 36909333
OU ZAP 32 9 99064967 CESAMA
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Anexos:

ORÇAMENTO 13130-25 CEMASA.pdf 218KB
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