
Assunto: RES: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.
De: <roberto@quimigol.com.br>
Data: 22/07/2025, 23:47
Para: 'Luzia Aragão' <laragao@cesama.com.br>

Boa noite, Luzia. Tudo bem?

Segue orçamento dos itens que temos disponíveis.

Peço a gentileza que nos comunique quando ocorrer o processo licitatório.

Qualquer dúvida estou à disposição.

Atenciosamente,

Roberto Gamboa
Vendas / Sales
Tel.: +55 11 2478-8418
Cel.: +55 11 99158-4939
Zap.:+55 11 98462-1590

www.quimigol.com

De: Luzia Aragão <laragao@cesama.com.br>

Enviada em: terça-feira, 22 de julho de 2025 11:49

Para: laragao@cesama.com.br

Assunto: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.

Senhores, boa tarde. 

A CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - UASG: 925894 - CNPJ:
21.572.243/0001-74, está realizando composição de preços para aquisição de diversos materiais e
equipamento para uso em laboratório. Para lançarmos os itens com valores condizentes com a
realidade do mercado evitando assim o fracasso por mo�vo de valor defasado, contamos com sua
colaboração neste momento crucial para o êxito da aquisição. Solicitamos que seja enviada sua
cotação para os itens que constam na listagem abaixo. Para facilitar, no anexo consta a planilha
editável e a especificação detalhada. 

Não é necessário informar o valor para todos os itens solicitados, envie apenas para os que compõe
seu mix de produtos. Por gen�leza informar as seguintes condições comerciais: Frete CIF - impostos
inclusos e pagamento faturado 30 dias.

ENVIAR A COTAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

RES: RC 123090 - SOLICITAÇA�O DE ORÇAMENTO.
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