
Assunto: Fwd: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.- COT. DPV 13998/25
De: Gabrielly - Interlab <do.9573@interlabdist.com.br>
Data: 22/07/2025, 15:55
Para: LARAGAO@cesama.com.br
CC: 5075 - Leonardo <leonardo@lfziviani.com.br>

Olá! Segue cotação em anexo. 
Agradecemos o contato!
Qualquer dúvida, estamos à disposição.

Atenciosamente,

Gabrielly Araujo Silva

Departamento de Orçamentos

Praça Isaac Oliver, 342

04330-130 - Vila Campestre - São Paulo - SP

Tel.: +55 (11) 5564-9573

Visite nosso site www.interlabdist.com.br

---------- Forwarded message ---------
De: Leonardo Ziviani (LFZiviani) <Leonardo@lfziviani.com.br>
Date: ter., 22 de jul. de 2025 às 12:47
Subject: ENC: RC 123090 - SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO.
To: do.9573@interlabdist.com.br <do.9573@interlabdist.com.br>

Boa tarde !

Grato !

Fico á disposição para quaisquer esclarecimentos.

Fwd: RC 123090 - SOLICITAÇA�O DE ORÇAMENTO.- COT. DPV 13998/25

1 of 6 30/07/2025, 12:52

http://www.interlabdist.com.br/
http://www.interlabdist.com.br/
mailto:Leonardo@lfziviani.com.br
mailto:Leonardo@lfziviani.com.br
mailto:do.9573@interlabdist.com.br
mailto:do.9573@interlabdist.com.br
mailto:do.9573@interlabdist.com.br
mailto:do.9573@interlabdist.com.br

