
Assunto: Re: RES: Calibração
De: Klessius de Moraes Oliveira <demc@cesama.com.br>
Data: 22/08/2025, 09:05
Para: "Ana Julia [Xcal]" <vendas5@xcal.com.br>, lrocha@cesama.com.br

  Cara Ana Júlia, bom dia!

Seguem em anexo os dados solicitados, obrigado pelo retorno.

Klessius - 3692-9438 32 99931-3944

Em 21/08/2025 19:59, Ana Julia [Xcal] escreveu:

Olá.

Para que possamos dar prosseguimento à formalização de sua proposta, necessitamos de informações

complementares sobre os equipamentos, especificamente:

Marca

Modelo

Faixa de calibração / Pontos de calibração

Ficamos no aguardo.

Atenciosamente,

Ana Júlia

Vendedora | Departamento Comercial

Office: +55 (11) 3938-4882 R1005

Cel.: +55 (11) 5039-9049

Whatsapp Business: +55 (11) 99539-6248

��� www.xcal.com.br | ���� vendas5@xcal.com.br

De: Klessius de Moraes Oliveira <demc@cesama.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 13:19

Para: vendas2@xcal.com.br; lrocha@cesama.com.br

Assunto: Calibração

  Boa tarde !

    A Cesama empresa de saneamento que atua em Juiz de Fora MG necessita calibrar com certificado RBC

vários equipamentos:

-04 Unidades transmissores de temperatura PT100 (termômetro)

-05 Unidades Manômetros com 10,16 e 25KGF/CM²
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-02 Unidades de Transdutor de pressão com saída elétrica

-01 Balança(série10537761)carga máxima 150KG

     Solicito orçamento para o serviço, estes equipamentos compoem uma bancada gravimétrica  usada para

aferição de hidrõmetros, que vai passar pela inspeção anual do INMETRO ,por esta razão os certificados não

podem ser rastreados, tem que ser RBC(acreditado). 

Klessius-3692-9438 / 32 84205505
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