
Assunto: RES: Calibração
De: Thaís - Metrotec <vendas1@metrotec.com.br>
Data: 27/08/2025, 09:32
Para: <demc@cesama.com.br>
CC: <lrocha@cesama.com.br>

Atenciosamente.

Clique no logo e conheça mais sobre a empresa

Siga-nos na rede social

Thaís Augusto
Departamento Comercial

Tel.: (11) 4473-3620 

vendas1@metrotec.com.br

De: metrotec@metrotec.com.br <metrotec@metrotec.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 09:09

Para: 'Thaís - Metrotec' <vendas1@metrotec.com.br>

Assunto: ENC: Calibração

Bom dia!

Agradecemos o contato, mas não temos capacitação técnica para esse serviço.

Clique no logo e conheça mais sobre a empresa Siga-

nos na rede social

Fabio Zulick
Gerente Comercial

Tel.: (11) 4473-3620 

fabio.zulick@metrotec.com.br

De: Klessius de Moraes Oliveira <demc@cesama.com.br>

Enviada em: quarta-feira, 27 de agosto de 2025 08:34

Para: metrotec@metrotec.com.br; Gabriela - Metrotec <vendas2@metrotec.com.br>; lrocha@cesama.com.br

Assunto: Calibração

   Prezados (as) bom dia !

    A Cesama empresa de saneamento que atua em Juiz de Fora MG CNPJ 21.572.243.79 com um dos endereços

na Rua Monsenhor Gustavo Freire , Bairro São Mateus, vários equipamentos:

-04 Unidades transmissores de temperatura PT100 (termômetro)

-05 Unidades Manômetros com 10,16 e 25KGF/CM²

-02 Unidades de Transdutor de pressão com saída elétrica

-01 Balança(série10537761)carga máxima 150KG

     Solicito orçamentos para os serviços, estes equipamentos compôem uma bancada gravimétrica  usada para
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aferição de hidrõmetros e outros ensaios, esta vai passar pela inspeção anual do INMETRO ,por esta razão os

certificados não podem ser rastreados, tem que ser RBC(acreditado). Certo de Vosso entendimento e colaboração

, agradeço!

Att. Em quaisquer duvidas que vierem a  surgir , por favor entrem em contato para maiores esclarecimentos.

   Em 27.08.2025 Juiz de Fora MG

Klessius-3692-9438 / 32 84205505
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