RES: Calibracgédo

Assunto: RES: Calibracao

De: "Joice" <contato@embracal.com>

Data: 28/08/2025, 15:15

Para: "'Klessius de Moraes Oliveira™ <demc@cesama.com.br>,

<lrocha@cesama.com.br>

Prezado, boa tarde!
Agradecemos pelo seu contato!
Informamos que, no momento, nao realizamos o servigo solicitado.

O escopo acreditado da Embracal, é para calibracao de escalas de maquinas de
ensaios e prensas, para grandezas de Forga, deslocamento, velocidade e

extensometro.
Atendendo Norma ABNT -NBR 1ISO 7500-1.

Caso tenha interesse em algumas dessas calibracdes, estamos a disposicao!

Atenciosamente,
Joice Bulhoes
Assistente Administrativo.
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de escalas de mdquinas de ensaio, extensémetros

e sistema de movimentagéo do travesséo
www.embracal.com ABNT NBR ISO-IEC 17025

De: Klessius de Moraes Oliveira <demc@cesama.com.br>
Enviada em: quinta-feira, 28 de agosto de 2025 12:46
Para: contato@embracal.com; Irocha@cesama.com.br
Assunto: Calibragao

Prezados (as) boa tarde !

A Cesama empresa de saneamento que atua em Juiz de Fora MG CNPJ 21.572.243.79 com um dos enderegos
na Rua Monsenhor Gustavo Freire , Bairro Sdo Mateus, varios equipamentos:
-04 Unidades transmissores de temperatura PT100 (termdmetro)
-05 Unidades Manbémetros com 10,16 e 25KGF/CM?
-02 Unidades de Transdutor de pressao com saida elétrica
-01 Balanca(série10537761)carga maxima 150KG

Solicito orcamentos para os servigos, estes equipamentos compbem uma bancada gravimétrica usada para
afericdo de hidrdmetros e outros ensaios, esta vai passar pela inspe¢éo anual do INMETRO ,por esta razéo os
certificados ndo podem ser rastreados, tem que ser RBC(acreditado). Certo de Vosso entendimento e colaboragéo

, agradeco!
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RES: Calibracgédo

Att. Em quaisquer duvidas que vierem a surgir , por favor entrem em contato para maiores esclarecimentos.
Em 28.08.2025 Juiz de Fora MG
Klessius-3692-9438 / 32 84205505

2 of 2 03/09/2025, 09:26



