
Assunto: RES: Calibração
De: Juliana da Silva | Licitação | Hidrometer
<licitacao2@hidrometer.com.br>
Data: 22/08/2025, 07:26
Para: "demc@cesama.com.br" <demc@cesama.com.br>
CC: Lucas Rocha DEMC <lrocha@cesama.com.br>

Bom dia,

Após análise da cotação solicitada.

Venho por meio deste e-mail informar que não atendemos.

Permaneço à disposição

JULIANA DA SILVA
DEPARTAMENTO DE LICITAÇÃO

- R. Nápoles, 327 – Jd. Colibri
      Cotia – SP CEP: 06712-380  
        55 11 3674-1788 – Ramal: 147
        55 1197352-3148 – (Whatsapp)
þ www.hidrometer.com.br

Antes de qualquer pagamento FIQUE ATENTO AS FRAUDES.
Não pague nenhum Boleto com valor diferente do especificado na Nota Fiscal.

O nosso boleto deve sempre par�r de algum e-mail com domínio @hidrometer.com.br

De: Júlia Manholer | E-commerce | Hidrometer <contato@hidrometer.com.br>

Enviada em: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 13:35

Para: Juliana da Silva | Licitação | Hidrometer <licitacao2@hidrometer.com.br>

Assunto: ENC: Calibração

De: Klessius de Moraes Oliveira <demc@cesama.com.br>

Enviado: quinta-feira, 21 de agosto de 2025 13:17

Para: Júlia Manholer | E-commerce | Hidrometer <contato@hidrometer.com.br>; lrocha@cesama.com.br

<lrocha@cesama.com.br>

Assunto: Calibração

  Boa tarde !

    A Cesama empresa de saneamento que atua em Juiz de Fora MG necessita calibrar com certificado RBC vários
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equipamentos:

-04 Unidades transmissores de temperatura PT100 (termômetro)

-05 Unidades Manômetros com 10,16 e 25KGF/CM²

-02 Unidades de Transdutor de pressão com saída elétrica

-01 Balança(série10537761)carga máxima 150KG

     Solicito orçamento para o serviço, estes equipamentos compoem uma bancada gravimétrica  usada para

aferição de hidrõmetros, que vai passar pela inspeção anual do INMETRO ,por esta razão os certificados não

podem ser rastreados, tem que ser RBC(acreditado). 

Klessius-3692-9438 / 32 84205505
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