
Assunto: RE: RC 123099 - CADEADOS 40mm
De: Chaveiro Excelsior <chaveiroexcelsior@hotmail.com>
Data: 25/07/2025, 13:22
Para: Luzia Aragão <laragao@cesama.com.br>

Boa tarde Luzia,

Segue a cotação solicitada.

A�, Jordana

De: Luzia Aragão <laragao@cesama.com.br>

Enviado: quarta-feira, 23 de julho de 2025 08:06

Para: laragao@cesama.com.br <laragao@cesama.com.br>

Assunto: RC 123099 - CADEADOS 40mm

Senhores, bom dia. 
A CESAMA - COMPANHIA DE SANEAMENTO MUNICIPAL DE JUIZ DE FORA - UASG: 925894 - CNPJ:
21.572.243/0001-74, está realizando cotação de preços para aquisição de cadeados por dispensa, ou
seja, compra direta sem licitação.
Solicitamos que seja enviada sua cotação para os itens que constam na listagem abaixo. No anexo
consta a especificação detalhada. 
Por gen�leza informar as seguintes condições comerciais: Frete CIF - impostos inclusos e pagamento
faturado 30 dias.
ENVIAR A COTAÇÃO EM 5 DIAS ÚTEIS.

Agradecemos antecipadamente sua par�cipação e desejamos bons negócios!
At.te,
Luzia Helena Aragão
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