
Assunto: Re: Fwd: Coleta de preços 289174
De: Wladimir Condé - CESAMA <wconde@cesama.com.br>
Data: 30/01/2025, 16:00
Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Boa tarde, Vivi

Confirmamos que os materiais da proposta anexa atendem as necessidades da Cesama

Atenciosamente

Em 30/01/2025 15:57, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Boa tarde!

Segue proposta de melhor preço da RCM para avaliação.

At.te,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Coleta de preços 289174

Data:Thu, 30 Jan 2025 15:42:02 -0300
De:RCM MATERIAIS ELETRICOS <vendasrcm04@gmail.com>

Para:Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Boa tarde Srta.Viviane, como vai?

Segue orçamento atualizado e anexo descritivo dos itens orçados.

Desde já agradeço. Manoel

Em seg., 27 de jan. de 2025 às 16:23, Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br> escreveu:
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Obrigada!

Em 27/01/2025 16:14, RCM MATERIAIS ELETRICOS escreveu:

Boa tarde Srta. Viviane, como vai?

Segue anexo orçamento solicitado

Desde já agradecemos

Manoel Feitosa/Thiago Feitosa
RCM MATERIAIS ELÉTRICOS
FONE: (011) 4094.2555
                      4094.2923
                      4094.2881

--
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