
Assunto: Re: FUTURA - Fwd: Solicitação de ORÇAMENTO - RC 122860 - MODEM GRPS
De: Allan Serra De Avila <aavila@cesama.com.br>
Data: 07/11/2024, 14:08
Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Boa tarde

Atende

Em 07/11/2024 13:28, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Boa tarde!

Segue cotação e catálogo, favor informar se atende à especificação.

At.te,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: Solicitação de ORÇAMENTO - RC 122860 - MODEM GRPS

Data:Thu, 07 Nov 2024 12:17:43 -0300
De:Luiz F. Bizerra - Futura <luiz.vendas@futuravirtual.com.br>

Para:Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Boa tarde Viviane!

Segue orçamento e arquivo com imagem e descrição dos produtos.

Fico no aguardo para prosseguirmos.

Atenciosamente, 
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** VALORES VÁLIDOS PARA FECHAMENTO TOTAL**

EM CASO DE FECHAMENTO PARCIAL, É NECESSÁRIO SOLICITAR NOVO ORÇAMENTO.

** POR GENTILEZA , ANTES DE FECHAR O PEDIDO CONFIRMAR SE O ITEM COTADO CORRESPONDE A SUA

NECESSIDADE.

OBSERVAÇÃO: O Grupo Futura é Optante pelo Simples Nacional, não destacamos impostos nas
Notas Fiscais. 

IMPORTANTE: NÃO TROCAMOS MERCADORIA SOB ENCOMENDA / NÃO FAZEMOS INSTALAÇÃO.
Todos os pedidos são feitos por meio de encomenda e só será permi�da troca em casos de defeito
ou mal funcionamento de fábrica,
dentro do período de 7 dias após a compra. A par�r de 7 dias, a troca ou assistência deve ser
solicitada ao fabricante.

Em 05/11/2024 11:46, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Bom dia!

Segue nossa solicitação de orçamento em anexo.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.

Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para depósito bancário.
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Desde já agradeço e aguardo retorno em até 03 dias úteis.

CNPJ 21.572.243/0001-74

CEP entrega: 36045-490

At.te,

--
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