
Assunto: RES: Orçamento para 40 sacos de 25 quilos de polímero ca�ônico
De: <vendas11@qmk3.com.br>
Data: 26/08/2024, 15:55
Para: <"mailto:emariano"@cesama.com.br>

Boa tarde Eliel.

Conforme solicitado segue abaixo proposta do Polimero Cationico de fabricação MK QUIMICA e
anexo ficha técnica.

Aproveitando segue abaixo portifólio completo de produtos que comercializamos, caso utilizem
outros produtos favor consulte-nos.

ATRAPEN MK E CAT (POLIMERO CATIONICO)

• Preço: R$ 23,95 p/ kg
• Impostos: ICMS 12%, PIS E COFINS inclusos – IPI 3,25%
• Frete: CIF – Juiz de Fora MG
• Entrega: 6 a 8 dias
• Condição de pagamento: 30 DDL

DADOS BANCÁRIOS
MK QUÍMICA DO BRASIL LTDA
BANCO DO BRASIL
AG: 3414-2
C/C.: 6142-5
Chave PIX 1: cobranca@mkquimica.com.br
Chave PIX 2: CNPJ: 92.315.332/0001-83

Soluções para tratamento de Água e Efluentes:

• Antiespumantes (Fluidine MK E-AET)
• Coagulantes (MK FLOC 50 – MK COAGULANTE 18)
• Descolorantes (KORFAST MK E-50)
• Floculantes (ATRAPEN MK E-AN - ATRAPEN MK E-CAT)
• Nutrientes (Solução de Nitrogênio e Fosfóro)

Insumos:

• Ácido Sulfúrico
• Enzimas (Lipolítica e Proteolítica)
• Policloreto de Alumínio
• Polímeros (Catiônicos e Aniônico)
• Sulfato de Alumínio
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Soluções para Nutrição Humana e Animal

• Edulcorantes (Sacarina Sodica)
• Nitrogenio não proteico (MK FEED URL)
• Regulador de Acidez (MK FEED NS)
• Palatabilizantes (MK FEED PLT CM)

Insumos:

• Ácido Fórmico
• Ácido Citrico Anidro e Liquido
• Dicromato de Sódio
• Policloreto de Alumínio
• Sacarina Sódica
• Sulfato de Alumínio Liquido
• Sulfato de Sódio

Especialidades e soluções Agrícola:

•             ANTIESPUMANTE 15% - FLUIDINE MK E- AET
•             ANTIESPUMANTE 35% - MK AGRO ANT 90  (meio ácido e alcalino)
•             ANTIESPUMANTE 50% - MK AGRO ANT 950 / ANT 500 (meio ácido e alcalino)
•             ESPALHANTE ADESIVO – MK AGRO ASE (Silicone Modificado)
•             URAN 28% e 32% - MK AGRO URAN 3N / MK AGRO URAN 32
•             MK AGRO ULC - Fertilizante líquido de liberação lenta de nitrogênio e protetor solar
•             MK AGRO URV - Fertilizante sólido, sendo ureia revestida. Este revestimento confere ao
produto uma solubilização lenta, o que garante um maior aproveitamento do nutriente pela planta,
evitando que este seja lixiviado rapidamente.
•             MK AGRO UP - Fertilizante sólido, sendo ureia protegida com inibidor de urease.
•             SACARINA SÓDICA
•             MK Agro QUEL T 145 - Quelatizante de íons metálicos (micronutrientes)
•             MK Agro BM - Boro quelatizado com monoetanolamina
•             MK AGRO DF 21 - Fertilizante foliar, fonte de enxofre e potássio,
e desalojante de larva
•             MK AGRO Melaçõ Pó - Potencializador de adubo natural
•             MK AGRO OMP - Óleo Mineral para puvelverização agricola
•             MK AGRO OM – Óleo Mineral para formulação de Adjuvantes e defensivos agricola

Produtos Químicos / Commodities:

* Acido Acético Glacial
* Acido Cítrico Anidro e Liquido
* Acido Crômico
* Ácido Fosfórico
* Ácido Formico
* Ácido Sulfúrico
* Ácido Sulfônico 96%
* Água Desmineralizada
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* Anidrido Maleico
* Bicarbonato de Sódio
* Carbonato de Sódio (Barrilha Leve)
* Clorito de Sódio
* Dicromato de Sódio
* Enxofre (Lentilha, Lascas e em Pó)
* Goma Xantana
* MAP Liquido e Purificado
* MEA Monoetalonamina
* Metabissulfito de Sódio
* Melaço em Pó
* Potassa Caustica Escamas  (Hidróxido de Potássio)
* Sacarina Sódica
* Sulfato de Amónio
* Sulfato de Cromo
* Sulfato de Sódio
* Sulfeto de Sódio
* Silica / Granulada
* Soda Caustica Escamas e Liquida
* Ureia Automotiva, Tecnica e Agricola
* Uran 28 e 32

Fico no aguardo de seus comentários.

Att.

Bruno Leite
Agente de Vendas

(11) 91693-9758
(51) 2101-1900 RM 1805
vendas11@qmk3.com.br
www.mkgrupo.com.br

Prezados:

Constatamos a emissão de falsos boletos de cobrança em nome da MK Química do Brasil Ltda, u�lizando

indevidamente nossa razão social, CNPJ e demais informações cadastrais, gerando cobranças fraudulentas.

Reforçamos que u�lizamos apenas os serviços de bancos que contêm agências �sicas, bem como os boletos enviados

do domínio @mkquimica.com.br.

Portanto caso receba algum e-mail com domínio diferente favor desconsiderar e nos reportar.

Desde já agradecemos a atenção.

De: vendas9 <vendas9@qmk3.com.br>

Enviada em: segunda-feira, 26 de agosto de 2024 09:29

Para: vendas11@qmk3.com.br
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Assunto: ENC: Orçamento para 40 sacos de 25 quilos de polímero ca�ônico

Bom dia!

segue solicitação de cotação.

Atenciosamente,

De: alvaro.flores@netwizard.com.br [mailto:alvaro.flores@netwizard.com.br]
Enviada em: segunda-feira, 26 de agosto de 2024 07:43
Para: vendas9@qmk3.com.br
Assunto: ENC: Orçamento para 40 sacos de 25 quilos de polímero catiônico

É o mesmo do e-mail que enviei anteriormente, só que com o anexo 

>i<

AF

De: Eliel - DESU/CCM/Fundo Rota�vo (emariano@cesama.com.br) [mailto:emariano@cesama.com.br]

Enviada em: sexta-feira, 23 de agosto de 2024 08:31

Para: des�natarios-nao-revelados:

Assunto: Re: Orçamento para 40 sacos de 25 quilos de polímero ca�ônico

Em 23/08/2024 08:29, Eliel - DESU/CCM/Fundo Rotativo escreveu:

Olá, tudo bem?

Segue a nossa solicitação de orçamento para 40 sacos de 25 quilos de polímero
catiônico conforme especificação anexa.

Favor informar na proposta o valor unitário, total e prazos.

Condições comerciais: 

• Frete CIF;
• Impostos inclusos;

RES: Orçamento para 40 sacos de 25 quilos de polı́mero catiônico
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• Pagamento faturado 30 dias.

Favor informar os dados para o depósito bancário.

Desde já agradeço e aguardo retorno.

Atenciosamente, Eliel.

--

--

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________

Aviso Legal - Esta mensagem é exclusivamente para a pessoa do des�natário, podendo conter informações confidenciais ou

legalmente protegidas. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta

mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada de seu sistema

imediatamente. É vedado a qualquer pessoa que não seja des�natário usar, revelar, distribuir ou copiar qualquer parte desta

mensagem.

Disclaimer - This message is des�ned exclusively to the intended receiver. It may contain confiden�al or legally protected

informa�on. The incorrect transmission of this message does not mean the loss of its confiden�ality. If this message is received by

mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not

intendend receiver to use, reveal, distribute, or copy any part if this message.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________

Aviso Legal - Esta mensagem é exclusivamente para a pessoa do des�natário, podendo conter informações confidenciais ou

legalmente protegidas. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta

mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada de seu sistema

imediatamente. É vedado a qualquer pessoa que não seja des�natário usar, revelar, distribuir ou copiar qualquer parte desta

mensagem.

Disclaimer - This message is des�ned exclusively to the intended receiver. It may contain confiden�al or legally protected

informa�on. The incorrect transmission of this message does not mean the loss of its confiden�ality. If this message is received by

mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not

intendend receiver to use, reveal, distribute, or copy any part if this message.

__________________________________________________________________________________________________________

__________________________________
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Aviso Legal - Esta mensagem é exclusivamente para a pessoa do des�natário, podendo conter informações confidenciais ou

legalmente protegidas. A transmissão incorreta da mensagem não acarreta a perda de sua confidencialidade. Caso esta

mensagem tenha sido recebida por engano, solicitamos que seja devolvida ao remetente e apagada de seu sistema

imediatamente. É vedado a qualquer pessoa que não seja des�natário usar, revelar, distribuir ou copiar qualquer parte desta

mensagem.

Disclaimer - This message is des�ned exclusively to the intended receiver. It may contain confiden�al or legally protected

informa�on. The incorrect transmission of this message does not mean the loss of its confiden�ality. If this message is received by

mistake, please send it back to the sender and delete it from your system immediately. It is forbidden to any person who is not

intendend receiver to use, reveal, distribute, or copy any part if this message.

Anexos:

Atrapen MK E-CAT (Floculante).pdf 899KB

Ficha Cadastral MK QUIMICA Atualizada 2022 II.pdf 164KB
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