Re: Fwd: ENC: Solicitagées de Or¢camento - RC 117035 - material laboratério - DUTRAL

Assunto: Re: Fwd: ENC: Solicitacdes de Orcamento - RC 117035 - material laboratério - DUTRAL
De: DETE - CESAMA <dete@cesama.com.br>

Data: 25/01/2024, 16:55

Para: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>

Boa tarde!
Viviane

Exceto a cotacao que estd como ERLENMEYER BOCA ESTREITA 250ML DV "boca estreita" e na
especificagao "Erlenmeyer com boca larga de 250mL". Os demais itens estao de acordo.

Att.

Ricarde Gomes Albugquerque

Chefe de Departamento 'Ct M MA
Departamento de Tratamento de Esgoto (DETE) ‘

(32) 3692-9455 / 3692-9456 / B420-5461 “gu“ 'E Vidﬂ
Em 25/01/2024 13:36, Viviane de Oliveira Lelis escreveu:

Boa tarde!
Favor informar se atende.

At.te,

Viviane de Oliveira Lelis

Coordenadora
Coordenacdo de Compras e Cadastro de Materiais ‘ CESAMA

Departamento de Suprimentos (DESU)
(032)3692-9331 ﬂgllﬂ é vida

———————— Mensagem encaminhada --------
Assunto:ENC: Solicitagdes de Orgamento - RC 117035 - material laboratério
Data:Thu, 25 Jan 2024 13:32:14 -0300
De:Raissa Melim | Dutral <vendas@dutral.com.br>
Para:vlelis@cesama.com.br

Ola Viviane, 6timo dia !

Segue cotacdo dos produtos solicitados
Qualquer duvida fico a disposicdo

Att.
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Re: Fwd: ENC: Solicitagées de Or¢camento - RC 117035 - material laboratério - DUTRAL

Raissa Mealim

Vendas
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artigos loboratoriais

2 wwwdutral.com.br

De: Viviane de Oliveira Lelis <vlelis@cesama.com.br>
Enviada em: terga-feira, 23 de janeiro de 2024 13:55
Para: destinatarios-nao-revelados:

Boa tarde!

dias.

CNPJ: 21.572.243/0001-74

At.te,

Viviane de Oliveira Lelis
Coordenadora
Coordenacdo de Compras e Cadastro de Materiais
Departamento de Suprimentos (DESU)
(032)3692-9331

Nao contém virus.www.avast.com

Segue nossa solicitacao de orcamento em anexo.

Favor informar os dados para depdsito bancario.

Assunto: Solicitagdes de Orgamento - RC 117035 - material laboratério

Favor informar na proposta o valor unitario, total, marca e prazo de entrega.
Condicoes comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30

Desde ja agradeco e aguardo retorno em até 03 dias Gteis.

"CESAMA

agua é vida
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