
Assunto: Re: Fwd: RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC112408 - MATERIAL ELÉTRICO 79889
De: José Antônio <jteixeira@cesama.com.br>
Data: 25/10/2023 15:00
Para: Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Natalina, boa tarde!

Podemos aceitar para efeito de cotação e analise das ofertas do mercado.

a�

Em 25/10/2023 14:03, Natalina Borges - CESAMA escreveu:

Boa tarde!

Favor informar se atende.

At.te,

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:RES: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC112408 - MATERIAL ELÉTRICO 79889

Data:Tue, 24 Oct 2023 14:30:19 +0000
De:Grace Kelly - Datalink <grace@afdatalink.com.br>

Para:Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Bom dia,

Segue proposta comercial conforme solicitado, havendo divergências por favor informar.

Os itens que deixamos de orçar é que não faz parte do nosso por�fólio.

Duvidas estou a disposição.

A�,
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Grace Kelly Silva
Vendas
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+55 11 5645-0900
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www.afdatalink.com.br

Grace Datalink

Cer�ficações

De: Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Enviada em: segunda-feira, 23 de outubro de 2023 15:31
Assunto: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC112408 - MATERIAL ELÉTRICO

Boa tarde!

Segue a nossa solicitação de orçamento em anexo.
Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Favor enviar catálogo com a descrição dos produtos.

Desde já agradeço e aguardo retorno até 02 dias úteis.
Atenciosamente,

--

--

--
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