
Assunto: Fwd: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 106897 - REFRIGERADOR 280L
De: Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
Data: 01/06/2023 14:28
Para: COTAÇÃO CESAMA <cotacao@cesama.com.br>

-------- Mensagem encaminhada --------
Assunto:Re: SOLICITAÇÃO DE ORÇAMENTO RC 106897 - REFRIGERADOR 280L

Data:Mon, 27 Mar 2023 10:33:42 -0300
De:Pinguim Floriano <pinguimfloriano@pinguimonline.com.br>

Para:Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>

Muito bom dia Natalia!
Não trabalhamos com esse �po de refrigerador, só vendemos peças para ela. 
A�
Roseli

Em seg., 27 de mar. de 2023 às 09:33, Natalina Borges - CESAMA <natalina@cesama.com.br>
escreveu:

Bom dia!

Segue a nossa solicitação de orçamento em anexo.

Favor informar na proposta o valor unitário, total, marca e prazo de entrega.
Condições comerciais: Frete CIF, impostos inclusos e pagamento faturado 30 dias.
Favor informar os dados para o depósito bancário.
Desde já agradeço e aguardo retorno até 03 dias úteis.

Atenciosamente,

Yuri Tavares Meirelles

Coordenação de Compras e Cadastro de Materiais

(32) 3692-9331

CESAMA - 21.572.243/0001-74

--

--
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